
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bolu GÖYNÜK Göynük İmam Hatip Ortaokulu * FENOMEN 2022-2023 5. SINIF KURUMSAL DENEME 4 5155 1999 98 13

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 6.86 7.16 4.48 4.24 5.27 2.48 5.82 3.61 4.61 4.38 4.41 2.91 4.69 7.47 2.20 7.30 6.64 5.09 33.29 34.56 21.77 281.706
Şube Ortalaması 4.00 6.31 1.90 2.38 4.23 0.97 5.15 2.85 4.21 2.23 4.08 0.87 2.31 6.31 0.21 6.15 5.38 4.36 22.23 29.15 12.51 245.234

1 3 - ÇETİNKAYA ELİF 5 / A 10 1 9.67 0 1 -0.33 9 0 9.00 8 0 8.00 10 0 10.00 12 3 11.00 49.00 5.00 47.34 391.392 295 123 2 1 1
2 10 - YILMAZ RAVZANUR 5 / A 7 7 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 6 1.00 2 11 -1.67 12 3 11.00 37.00 34.00 25.66 292.478 2118 814 21 2 2
3 4 - TUNCA HÜMEYRA 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 10 -0.33 5 10 1.67 34.00 39.00 21.01 275.235 2548 978 25 3 3
4 13 - MUH MMET ALİ MERİÇ 5 / A 2 1 1.67 2 3 1.00 9 0 9.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 9 5 7.33 22.00 10.00 18.67 265.220 2839 1088 33 4 4
5 14 - MUSTAFA KAVAS 5 / A 3 5 1.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 1 0 1.00 1 1 0.67 9 5 7.33 21.00 15.00 16.00 259.765 2994 1146 36 5 5
6 5 - AZRA NUR KARAKAŞ 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 30.00 44.00 15.34 253.491 3171 1219 41 6 6
7 6 - KAVAKS AMED 5 / A 6 8 3.33 3 7 0.67 6 3 5.00 5 5 3.33 2 11 -1.67 5 10 1.67 27.00 44.00 12.33 235.083 3702 1408 53 7 7
8 9 - M SELİM KARAKOÇ 5 / A 1 1 0.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 2 4 0.67 0 7 -2.33 8 5 6.33 14.00 26.00 5.34 219.559 4190 1610 63 8 8
9 0 - BAYKAL CELİL 5 / A 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.67 4.00 1.00 3.67 218.015 4242 1637 64 9 9

10 11 - ATİK MUHHA MED EMİN 5 / A 2 12 -2.00 7 3 6.00 5 3 4.00 2 5 0.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 16.00 29.00 6.33 207.460 4575 1768 74 10 10
11 1 - KEREMALİKARAKAŞ. 5 / A 1 10 -2.33 0 8 -2.67 4 5 2.33 0 8 -2.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 11.00 44.00 -3.67 192.139 4905 1900 91 11 11
12 2 - ERGEZEROĞLU ENSAR 5 / A 2 9 -1.00 1 3 0.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 2 5 0.33 1 8 -1.67 9.00 33.00 -2.00 190.781 4936 1912 93 12 12
13 12 - BEYTULAH K? RN?? 5 / A 2 13 -2.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 1 8 -1.67 2 12 -2.00 6 7 3.67 15.00 55.00 -3.33 187.424 4975 1932 94 13 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bolu GÖYNÜK Göynük İmam Hatip Ortaokulu * FENOMEN 2022-2023 6. SINIF KURUMSAL DENEME 4 7085 1983 86 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.53 5.64 6.65 5.30 4.03 3.96 6.18 3.00 5.18 5.10 3.44 3.96 5.40 5.82 3.46 6.43 6.84 4.14 36.94 28.77 27.35 302.844
Şube Ortalaması 7.07 5.93 5.10 4.32 4.39 2.86 5.96 3.04 4.95 2.39 3.36 1.27 4.11 5.64 2.23 5.61 7.21 3.20 29.46 29.57 19.61 274.987

1 70 - KEVSER KOCAKUŞAK 6 / A 13 1 12.67 8 1 7.67 9 1 8.67 3 3 2.00 11 0 11.00 14 1 13.67 58.00 7.00 55.68 433.649 375 93 1 1 1
2 33 - ŞEYMA TUNA 6 / A 11 2 10.33 5 4 3.67 10 0 10.00 6 1 5.67 7 2 6.33 11 3 10.00 50.00 12.00 46.00 378.248 1165 273 6 2 2
3 71 - BERAY REYHAN GEZER. 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 0 4.00 7 7 4.67 9 6 7.00 49.00 19.00 42.68 359.720 1576 396 9 3 3
4 41 - OĞUZ KAAN MEYDAN 6 / A 11 2 10.33 6 4 4.67 7 2 6.33 2 2 1.33 7 5 5.33 9 4 7.67 42.00 19.00 35.66 346.641 1902 485 11 4 4
5 35 - MERVE AKOĞLU 6 / A 10 4 8.67 5 2 4.33 9 0 9.00 5 1 4.67 8 3 7.00 4 8 1.33 41.00 18.00 35.00 332.631 2305 608 16 5 5
6 34 - MELİH AYKAN 6 / A 7 4 5.67 4 4 2.67 7 2 6.33 2 3 1.00 7 5 5.33 11 1 10.67 38.00 19.00 31.67 331.779 2335 616 19 6 6
7 24 - RECEP TAYYİP KOCAMA 6 / A 12 3 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 5 1.33 7 8 4.33 39.00 29.00 29.32 310.816 3035 817 26 7 7
8 31 - CİHAN BAYSAL 6 / A 9 4 7.67 6 2 5.33 8 0 8.00 1 0 1.00 5 1 4.67 3 6 1.00 32.00 13.00 27.67 305.892 3212 870 29 8 8
9 82 - EMİNE SABAGH 6 / A 10 5 8.33 6 3 5.00 9 0 9.00 3 4 1.67 2 8 -0.67 8 6 6.00 38.00 26.00 29.33 303.505 3301 897 31 9 9

10 32 - MELEK AKKAN 6 / A 6 8 3.33 7 2 6.33 8 1 7.67 2 0 2.00 4 1 3.67 5 8 2.33 32.00 20.00 25.33 289.721 3806 1054 39 10 10
11 30 - CEYLIN NUR YARAR 6 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 4 1.67 2 4 0.67 6 9 3.00 33.00 29.00 23.34 281.527 4076 1142 43 11 11
12 40 - BİL? ÖZMEN 6 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 8 5 6.33 29.00 33.00 17.99 274.503 4323 1204 44 12 12
13 65 - KÜBRA CANSIZ 6 / A 8 7 5.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 6 1.00 8 6 6.00 30.00 37.00 17.67 271.648 4423 1230 47 13 13
14 83 - UMUT ALBAYRAK 6 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 0 1.00 4 4 2.67 6 9 3.00 29.00 30.00 19.01 270.771 4466 1241 48 14 14
15 0 - YU SUFBAYRAMASLAN 6 / A 9 3 8.00 4 5 2.33 8 0 8.00 2 5 0.33 3 7 0.67 2 9 -1.00 28.00 29.00 18.33 265.203 4666 1300 50 15 15
16 86 - SEMA GÖNÜLLÜ 6 / A 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 10 0.67 5 10 1.67 29.00 44.00 14.35 256.835 4965 1393 52 16 16
17 39 - BURAK KUBİLAY 6 / A 5 5 3.33 3 6 1.00 4 1 3.67 1 0 1.00 1 4 -0.33 6 5 4.33 20.00 21.00 13.00 247.664 5283 1481 60 17 17
18 38 - MUHAMMED EMİN SUDA 6 / A 6 7 3.67 5 5 3.33 6 3 5.00 3 3 2.00 1 7 -1.33 4 7 1.67 25.00 32.00 14.34 243.707 5419 1518 62 18 18
19 56 - MUHAMMED YUSUF ŞAHİ 6 / A 5 8 2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 8 2.33 6 9 3.00 24.00 46.00 8.67 240.990 5518 1551 64 19 19
20 57 - YAŞA RMİ ?Ç TUNCER 6 / A 8 6 6.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 3 12 -1.00 25.00 48.00 9.00 239.897 5551 1561 65 20 20
21 53 - İSMAİL EFE ERTÜRK 6 / A 4 7 1.67 3 2 2.33 7 3 6.00 1 3 0.00 2 4 0.67 3 7 0.67 20.00 26.00 11.34 237.107 5635 1588 66 21 21
22 80 - HAMZA EMİ KAVAS 6 / A 1 5 -0.67 2 3 1.00 6 1 5.67 1 4 -0.33 2 4 0.67 3 3 2.00 15.00 20.00 8.34 226.719 5953 1675 70 22 22
23 76 - DUMAN ÖMER 6 / A 4 7 1.67 2 5 0.33 4 6 2.00 2 5 0.33 4 5 2.33 1 8 -1.67 17.00 36.00 4.99 220.665 6159 1742 75 23 23
24 68 - YUSUF KARABACAK 6 / A 3 11 -0.67 5 3 4.00 3 4 1.67 4 4 2.67 4 9 1.00 3 12 -1.00 22.00 43.00 7.67 219.433 6190 1751 76 24 24
25 61 - YASİN DEM İ? L 6 / A 2 12 -2.00 4 5 2.33 3 7 0.67 3 4 1.67 4 9 1.00 5 10 1.67 21.00 47.00 5.34 215.754 6310 1791 78 25 25
26 42 - MEHMET AY 6 / A 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 0 1.00 3 11 -0.67 6 9 3.00 18.00 47.00 2.33 206.314 6557 1854 81 26 26
27 43 - OSMAN ÜNA L 6 / A 5 5 3.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 1 9 -2.00 1 7 -1.33 1 8 -1.67 12.00 39.00 -1.00 198.665 6722 1893 82 27 27
28 0 - ŞENTÜRK BERAT 6 / A 4 6 2.00 0 7 -2.33 0 6 -2.00 1 0 1.00 4 7 1.67 0 13 -4.33 9.00 39.00 -3.99 189.644 6899 1942 84 28 28



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bolu GÖYNÜK Göynük İmam Hatip Ortaokulu * FENOMEN 2022-2023 7. SINIF KURUMSAL DENEME 4 7784 2341 132 13

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.16 7.50 7.66 5.30 3.73 4.06 6.25 2.87 5.29 4.21 3.31 3.10 6.10 6.54 3.92 10.60 6.83 8.32 42.60 30.77 32.35 236.335
Şube Ortalaması 6.69 8.31 3.92 4.08 4.00 2.74 4.46 4.92 2.82 0.62 0.77 0.36 0.92 2.85 -0.03 5.85 8.31 3.08 22.62 29.15 12.90 150.117

1 16 - ÖMER KORKMAZ 7 / A 9 9 6.00 5 4 3.67 8 2 7.33 2 1 1.67 2 5 0.33 7 4 5.67 33.00 25.00 24.67 189.881 4933 1436 42 1 1
2 45 - İSMAİL AYDIN 7 / A 10 8 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 1 0 1.00 1 4 -0.33 10 10 6.67 30.00 33.00 19.00 188.904 4964 1443 43 2 2
3 74 - ENES ÇAVDAR 7 / A 8 9 5.00 6 3 5.00 5 4 3.67 1 0 1.00 0 2 -0.67 9 5 7.33 29.00 23.00 21.33 183.422 5145 1511 49 3 3
4 23 - EMİRCAN AKITÜRK 7 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 6.67 27.00 30.00 17.00 177.052 5312 1565 52 4 4
5 25 - UFUK EKER 7 / A 9 7 6.67 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 6 10 2.67 30.00 25.00 21.67 175.081 5374 1588 56 5 5
6 72 - SAMED TURHAN 7 / A 6 9 3.00 4 5 2.33 5 4 3.67 2 5 0.33 1 1 0.67 9 9 6.00 27.00 33.00 16.00 166.681 5601 1659 61 6 6
7 78 - CANER UYSAL 7 / A 8 12 4.00 3 5 1.33 3 7 0.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 6 6 4.00 23.00 34.00 11.67 161.733 5741 1721 64 7 7
8 20 - ENSAR KARAR 7 / A 9 6 7.00 5 3 4.00 8 1 7.67 2 1 1.67 4 7 1.67 2 12 -2.00 30.00 30.00 20.01 159.289 5800 1738 66 8 8
9 28 - YAHYA EK ER 7 / A 5 5 3.33 6 3 5.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 4 9 1.00 21.00 24.00 13.00 134.059 6521 1943 86 9 9

10 19 - BERAT KAYAHAN 7 / A 3 3 2.00 0 1 -0.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 8.00 11.00 4.34 119.763 6916 2064 94 10 10
11 58 - EFE CAN DUMAN 7 / A 3 8 0.33 2 4 0.67 2 7 -0.33 0 2 -0.67 0 5 -1.67 4 7 1.67 11.00 33.00 0.00 101.467 7368 2217 116 11 11
12 99 - METEHAN BAŞARAN 7 / A 4 10 0.67 3 4 1.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 13 -1.33 13.00 35.00 1.35 97.600 7447 2242 118 12 12
13 8 - BERAT CAN EROL 7 / A 5 13 0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 4 -1.33 4 10 0.67 12.00 43.00 -2.33 96.593 7468 2249 120 13 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - FENOMEN OKUL ORTAOKUL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bolu GÖYNÜK Göynük İmam Hatip Ortaokulu * FENOMEN 2022-2023 8. SINIF KURUMSAL DENEME 4 10896 2522 99 22

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam FENOMEN OKUL ORTAOKULGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.69 10.40 5.35 3.52 4.18 6.01 3.08 4.98 4.42 2.82 3.48 5.57 4.51 4.06 10.89 5.44 9.07 44.54 25.05 36.19 261.044
Şube Ortalaması 8.32 5.95 6.33 3.82 3.32 2.71 5.00 2.82 4.06 1.14 1.82 0.53 1.86 1.86 1.24 7.23 5.00 5.56 27.36 20.77 20.44 190.405

1 66 - ÖNDER AHMET 8 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 1 5.67 17 2 16.33 59.00 15.00 54.00 339.182 2563 393 5 1 1
2 44 - AKITÜRK RABİA 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 1 3.67 8 2 7.33 14 5 12.33 54.00 19.00 47.66 310.720 3344 541 8 2 2
3 63 - KAVAS İBRAHİM 8 / A 13 5 11.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 1 1.67 2 0 2.00 16 3 15.00 47.00 15.00 42.00 292.812 3901 680 12 3 3
4 46 - İŞCAN MELİKE 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 4 2 3.33 13 6 11.00 46.00 20.00 39.34 290.601 3970 693 13 4 4
5 49 - AKTI ENES 8 / A 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 4 0 4.00 13 6 11.00 51.00 18.00 45.01 275.312 4524 821 14 5 5
6 101 - DEMİR CEMAL ERDEM 8 / A 15 4 13.67 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 1 0.67 13 6 11.00 43.00 16.00 37.68 271.875 4634 849 17 6 6
7 97 - BİLEN OĞUZHAN 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 1 -0.33 14 5 12.33 39.00 23.00 31.33 251.016 5385 1054 25 7 7
8 91 - BİLGİ ÖM?R CAN 8 / A 12 7 9.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 0 0.00 1 2 0.33 10 6 8.00 32.00 23.00 24.34 218.554 6661 1346 31 8 8
9 59 - HÜSEYİN EFE KONUK 8 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 10 7 7.67 36.00 16.00 30.67 213.029 6893 1410 36 9 9

10 54 - ARTAĞAN HAMZA 8 / A 9 7 6.67 2 5 0.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.33 27.00 18.00 21.00 186.107 7992 1690 44 10 10
11 48 - MUSTAFA UUBİLAY 8 / A 10 7 7.67 3 2 2.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 1 0.67 5 8 2.33 25.00 20.00 18.33 175.304 8412 1810 53 11 11
12 64 - AYDIN EMİRHAN 8 / A 8 4 6.67 1 4 -0.33 6 1 5.67 1 2 0.33 1 1 0.67 3 3 2.00 20.00 15.00 15.01 164.372 8838 1924 61 12 12
13 81 - BALER ENES 8 / A 7 11 3.33 4 6 2.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 8 6 6.00 24.00 27.00 15.00 164.094 8848 1928 62 13 13
14 52 - BOSTANCIOĞLU FURKAN 8 / A 7 7 4.67 4 4 2.67 4 1 3.67 1 3 0.00 1 1 0.67 3 3 2.00 20.00 19.00 13.68 153.513 9262 2065 69 14 14
15 79 - EFE KAAN 8 / A 1 2 0.33 1 0 1.00 1 2 0.33 0 1 -0.33 2 0 2.00 4 2 3.33 9.00 7.00 6.66 136.061 9867 2232 76 15 15
16 50 - YILMAZ FIRAT 8 / A 5 6 3.00 1 3 0.00 3 7 0.67 1 2 0.33 1 3 0.00 3 9 0.00 14.00 30.00 4.00 119.259 10354 2367 83 16 16
17 62 - BİZEK ENS 8 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 9 -1.00 3 9 0.00 21.00 50.00 4.33 115.304 10453 2397 85 17 17
18 73 - AKOĞLU MUSTAFA CAN 8 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 3 12 -1.00 2 14 -2.67 22.00 56.00 3.33 112.989 10496 2407 86 18 18
19 89 - DEMİRAL UMUTCAN 8 / A 2 7 -0.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 0 3 -1.00 2 2 1.33 1 1 0.67 6.00 22.00 -1.33 105.661 10629 2453 93 19 19
20 0 - ? ? Ğ U R R O 8 / A 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 1 1.67 0 2 -0.67 2.00 5.00 0.34 104.739 10642 2458 94 20 20
21 29 - BURAK DORU 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 1.00 -0.33 99.511 10713 2476 96 21 21
22 87 - TUNCER EMİRHAN 8 / A 2 8 -0.67 1 3 0.00 0 5 -1.67 2 3 1.00 0 1 -0.33 0 2 -0.67 5.00 22.00 -2.34 88.902 10800 2497 97 22 22


